ADMINISTRACION NACIONAL DE ELEQTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PUBLICAS
DIRECCIONES UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

AV. ESPANA 1268
TELEFONO: 217 2121
TELEFAX: (595-21) 211781
WEB: http://www.ande.gov.py

DICTAMEN UOC/DCO/ANDE/N® 62/2024

Asuncidn, 1 de octubre de 2024

Sefior

Ing. Félix Sosa, Presidente

Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

La Direccion de Contrataciones Publicas en caracter de Unidad Operativa de Contratacion (UOC - ANDE) y en
virtud a lo preceptuado en el Articulo 15 de la Ley N° 7021/2022, las reglamentaciones que asignan funciones y atribuciones
a la UOC vy, teniendo a la vista los antecedentes de la Licitacion de Menor Cuantia Nacional ANDE N° 30/2024 para
“Contratacion de Servicios de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio”, 1D 441782 sefiala cuanto sigue:

La contratacién de referencia fue solicitada a través de la Solicitud de Llamado 1030000261 de fecha 31 de mayo de
2024 generado por el Departamento Supervision y Seguimiento Ambiental con la aprobacién de la Direccién de Gestion
Ambiental visualizada en la estrategia de liberacion del Mddulo Gestion de Materiales, Sub-modulo Gestion de Compras del
sistema informatico habilitado para el efecto.

Que la Unidad Administrativa Solicitante de conformidad a lo dispuesto en la Resolucién de la DNCP 454/2024, ha
realizado la construccion de los precios referenciales utilizando la combinacion de las siguientes opciones: “4. Precios de
potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su
respuesta...”, seleccionando de los precios obtenidos, el promedio, para determinar el precio referencial. Asimismo indican
las razones por el cual utilizan una sola opcion para establecer el Precio Referencial, que justifica el motivo de la excepcion.
Se adjuntan los documentos respaldatorios y la planilla de calculo correspondiente.

Asimismo, conforme a lo establecido en el Art. 3° de la Resolucion DNCP N° 340/2024, se informa que no se pudo
cumplir con la comunicacién del llamado de referencia en la fecha prevista inicialmente, debido que el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP) fue suscrita a finales del mes de setiembre del corriente afio, y el proceso que conlleva a
la elaboracion del Pliego de Bases y Condiciones en forma electronica genera un retraso en la aprobacion del mismo puesto
que se debe insertar las especificaciones técnicas al formato electrénico y una vez confeccionado en forma integra el Pliego
Electrénico se remite todos los antecedentes del proceso para consideracion de la Maxima Autoridad de la Institucién para la
aprobacion por Resolucién.

El procedimiento de contratacion, por el costo estimado se ajusta a lo dispuesto en la Ley N° 7021/2022 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en su Articulo 34° - PROCEDIMIENTOS CONVENCIONALES DE CONTRATACION
- inciso b) Licitacion de Menor Cuantia, Articulo 33° - CLASIFICACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS, inc. 1)
Nacionales.

Teniendo en cuenta los puntos precedentes que identifican al llamado en cuestion, corresponde someter a
consideracion de la méxima autoridad de la Institucion la autorizacién del IIamado y aprobacién del Pliego de Bases vy
Condiciones, conforme al Art. 45 de la Ley N° 7021/2022.
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La MISION DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais y actuar en el sector eléctrico regional, con
responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administracién y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay vy al
bienestar de su poblacién. 1/4
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Gustavo Anibal Garay Monzoén

De: Victor Medina

Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 12:10

Para: Gustavo Anibal Garay Monzon

CC: Gloria Aguero; Raquel Molinas; Jaime Antonio Mifio; Cristian Samaniego; Silvia Vanessa
Lovera

Asunto: RV: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

Datos adjuntos: COT24038108_Ande.pdf, Dictamen Técnico 2024- mantenimiento de equipos.docx

Buenos dias
Remitimos lo solicitado en correo que antecede referente a la solicitud realizada a la firma Charpentier.
El Dictamen técnico sera enviado en formato fisico.

Atentamente.

Ing. Victor M. Medina D.

Departamento de Supervision y Seguimiento Ambiental
Teléforio: 595-21-249 6248

e-mail alternativo: victormedina.ande@gmail.com

De: Silvia Vanessa Lovera

Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2024 09:03 a.m.
Para: Victor Medina

CC: Cristian Samaniego

Asunto: RV: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

Sr Jefe,
Reenvio correo donde dimos respuesta a las ultimas solicitudes realizadas para este llamado.
Atte

SILVIA LOVERA
LABORATORIO DE PCB

De: Silvia Vanessa Lovera

Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 10:29 a.m.

Para: Victor Medina

CC: Cristian Samaniego

Asunto: RV: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

Sr Jefe,
Remito segun lo solicitado

- Copia de correo remitido a empresa (segun antecedente de este correo y en anexo cotizacion)
- Dictamen técnico



- Plazo de ejecucion (seglin anexo 1 del dictamen técnico- 120 dias o segtin necesidad)
Atte

Silvia Lovera
Laboratorio de PBC

De: Silvia Vanessa Lovera

Enviado el: jueves, 25 de julio de 2024 10:19 a.m.

Para: Victor Medina

Asunto: RV: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

De: Magui Cantero | Charpentier SRL [mailto:ventas2@charpentier.com.py]
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 03:49 p.m.

Para: Silvia Vanessa Lovera

CC: Cristian Samaniego

Asunto: RE: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

Buenas Tardes
En adjunto envio cotizacién solicitada.
Quedo atenta a cualquier duda y/o consulta.

Saludos Cordiales

Magui Cantero |
Teléfono: +595 21 600632
{_ i f j_’\ R F’ E J\\,,{ Ti E R Email:Ventas2@charpentier.com.py o
EQUIPOS DE LABORATORIO Avda. Mcal Lopez 2781
Asuncidn, Paraguay
www.charpentier.com.py @

De: Sandra Villate | Charpentier SRL <licitaciones@charpentier.com.py>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 11:13

Para: Silvia Vanessa Lovera <silvia_lovera@ande.gov.py>; Magui Cantero | Charpentier SRL
<ventas2@charpentier.com.py>

Cc: Cristian Samaniego <cristian_samaniego@ande.gov.py>; Jesis Morinigo | Charpentier SRL
<asistencia@charpentier.com.py>; Raul Rodriguez | Charpentier SRL <administracion@charpentier.com.py>
Asunto: RE: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

Buenos dias Ing.,
envio su reclamo al departamento de servicio técnico

en la brevedad le dan retorno,

@Magui Cantero | Charpentier SRL, favor dar retorno a este pedido !




Saludos cordiales.

Ing. Sandra Villate | Licitaciones
Teléfono: +595 21 600632

N R Email: licitaciones@charpentier.com.py
Avda. Mcal Lopez 2781

Asuncidn, Paraguay
www.charpentier.com.py

ECHARPENT
EQUIPOS DE LABORATO

De: Silvia Vanessa Lovera <silvia_lovera@ande.gov.py>

Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 11:10

Para: Sandra Villate | Charpentier SRL <licitaciones@charpentier.com.py>
Cc: Cristian Samaniego <cristian_samaniego@ande.gov.py>

Asunto: RV: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

Estimada Sandra,

Estamos aguardando con urgencia la provision de estos presupuestos, favor dar retorno como lo conversado.
Atte

Silvia Lovera

De: Silvia Vanessa Lovera

Enviado el: viernes, 23 de febrero de 2024 11:42 a.m.
Para: 'licitaciones@charpentier.com.py'

CC: Cristian Samaniego

Asunto: Pedido de presupuesto de Servicios e Insumos

Muy buenos dias Sandra,

\si como lo conversado, estamos precisando 2 presupuestos:
1. Servicio de mantenimiento y calibracion de equipos. (lgual a los afios anteriores, Balanza, GC y campanas)
2. Presupuesto del siguiente insumo, correspondiente a insumos utilizados en la cuantificacién de bifenilos
policlorados en aceites dieléctricos con equipo analizador portatil L2000 de la marca dexil.

L2000 Reagents for On-Site PCB Testing of Transformer Oil
L2000 Two-Step Soil Extraction
L2000 Reagents for use with L2000DX or DXT Analyzer System for Quantifying Chlorinated Organics in
Groundwater
Favor enviar presupuesto con costos de compra minima para establecer nuestro limite de compa.

Saludos cordiales

Ing. Silvia Lovera
Laboratorio de PCB



COTIZACION

A ~ B ; ’V‘-:} ‘t} - § R -"x}\ Cotizacion No COT24038108
e A » - i - b/
OCHARPENTIER | o
EQUIPOS DE LABORATORIO Condicion de Pago  Credit
Condicién de Envio A convenir
Charpentier SRL Vendedor Magui Cantero
Mcal. Lopez 2781 Moneda Guaranies
+59521600632
info@charpentier.com.py
www.charpentier.com.py
Facturar a: Administracion Nacional de Electricidad - ANDE ‘ l Enviar a: Administracién Nacional de Electricidad - ANDE
Silvia Lovera Silvia Lovera
Tel: (021) 211-001/20 RUC: 80009735-1 Tel: (021) 211-001/20 RUC: 80009735-1
No. Cantidad D Descripcién Precio Unit. Descuento Total
Servicio de Mantenimiento y Calificacion de
1 1.80 006-020 Cromatografo Gaseoso Trace 1300
Kit de insumos necesarios para mantenimiento
preventivo:
* Liner Split.
» Septa 11mm.
*» Ferrule 0,32mm ID Column, Graphite.
2 | 1.00 0g5-021 | * GamerGas Filter. 25.000.000 25.000.000
+ Split Line Filter.
= Linner Splitless.
» Liner Seal Pack.
» Body Head Oring Internal.
» Body Head Oring External.
+ SSL Manifold Oring.
3 1,00 005-005 **Mano de Obra 2.200.000 2.200.000
Total IVA incl.
27.200.000

Magui Cantero
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