Diana Martinez

De: Juan Juan De Haedo <juan@banpar.com.py>

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2024 13:06

Para: Sigrid Knutson

Asunto: Re: BanPar - Precios referenciales del servicio de Gestion Documental

No hay de que.
Quedo atento a cualquier duda adicional.
Saludos,

Juan

El 19 jun. 2024, a las 13:06, Sigrid Knutson <sknutson@afd.gov.py> escribid:

Muchas gracias Juan.
Saludos cordiales
Sigrid

De: Juan Juan De Haedo <juan@banpar.com.py>

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2024 09:16

Para: Sigrid Knutson <sknutson@afd.gov.py>

Asunto: Re: BanPar - Precios referenciales del servicio de Gestién Documental

Sigrid, buen dia.

¢Coémo estds?

El costo seria de 70.000 guaranies y pueden trasladar hasta 10 cajas. De todos modos, en
ese item cotizamos el traslado de todas las cajas que se encuentran en sus oficinas, e irian
al depdsito nuestro.

Quedo atento para cualquier consulta.

Saludos!

Juan

El 17 jun. 2024, a las 15:59, Sigrid Knutson <sknutson@afd.gov.py>
escribid:

Buenas tardes Juan,
El item que estoy necesitando cotizar es este:



Traslado de toda la documentacidn desde el depdsito en el

gue se encuentra, hasta la empresa adjudicada. Unidad !

Caja

La consulta va a qué costo tendria 1 caja que sea trasladado desde la

institucion hasta su empresa.

Muchas gracias

Sigrid Knutson

De: Juan Juan De Haedo <juan@banpar.com.py>

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2024 13:49

Para: Sigrid Knutson <sknutson@afd.gov.py>

Asunto: Re: BanPar - Precios referenciales del servicio de Gestién Documental

Sigrid, buenas tardes.

El punto 4 es el que habla del costo por viaje por legajo, adjunto imagen. El
precio de 70.000 guaranies comprende el viaje ida y vuelta por hasta 10
legajos. Los excedentes ascienden a un precio de 10.000 guaranies.

Cualquier otra consulta estoy a disposicidn.

Saludos,
Juan
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El 17 jun. 2024, a las 10:26, Sigrid Knutson
<sknutson@afd.gov.py> escribio:

Buenos dias Juan,
Quedo atenta
Muchas gracias
Sigrid Knutson

De: Juan Juan De Haedo <juan@banpar.com.py>

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2024 09:15

Para: Sigrid Knutson <sknutson@afd.gov.py>

Asunto: Re: BanPar - Precios referenciales del servicio de Gestion
Documental

Hola Sigrid, buenos dias.

Espero que estés bien.




Disculpa que no te di retorno, estoy con muchas reuniones
presenciales. Hoy a la tarde te paso un estimado de lo que
estas solicitando.

Que tengas un buen comienzo de semana.

Saludos!

Juan

El 14 jun. 2024, a las 16:19, Sigrid Knutson
<sknutson@afd.gov.py> escribid:

Si Juan, que costo tendria el traslado de 1
legajo, esa es mi consulta.
Sigrid

De: Juan Juan De Haedo <juan@banpar.com.py>
Enviado el: viernes, 14 de junio de 2024 14:35
Para: Sigrid Knutson <sknutson@afd.gov.py>
Asunto: Re: BanPar - Precios referenciales del
servicio de Gestion Documental

Sigrid, buenas tardes.

¢Quieren que les coticemos el costo por
traslado por legajo?

Disculpame pero no me quedo claro.

Saludos!

El 14 jun. 2024, a las 11:57,
Sigrid Knutson
<sknutson@afd.gov.py>
escribio:

Juan,

Podriamos contar con el costo
por legajo?

Sigrid



De: Juan Juan De Haedo
<juan@banpar.com.py>
Enviado el: viernes, 14 de junio
de 2024 10:44

Para: Sigrid Knutson
<sknutson@afd.gov.py>
Asunto: Re: BanPar - Precios
referenciales del servicio de
Gestidon Documental

Hola Sigrid, buenos dias.
¢Como estas?

Ese precio es por el traslado
total de documentos.

Cualquier otra consulta estoy a
disposicion.

Saludos,

Juan

El 14 jun. 2024,
a las 09:35,
Sigrid Knutson
<sknutson@afd.

gov.py>
escribio:

Buenos dias
Juan,

Un gusto
saludarte, tengo
una consulta
con relacion al
precio
referencial:
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Este costo seria
el precio por

4



legajo o traslado
total de la
documentacién
?

Quedo atenta a
la respuesta.
Sigrid Knutson

De: Juan de
Haedo
<juan@banpar.co
m.py>

Enviado

el: viernes, 10 de
mayo de 2024
13:27

Para: Sigrid
Knutson
<sknutson@afd.g
Ov.py>

CC: rodrigo@ban
par.com.py; ferna
ndo@banpar.com
.py

Asunto: BanPar -
Precios
referenciales del
servicio de
Gestion
Documental

Estimada Sigrid,

Quiero agradecerle
por la valiosa
informacion que
comparti6 con
nosotros ayer. Su
vision clara sobre
las necesidades
especificas de AFD
nos permitira
ofrecerle una
solucion de gestion
documental
perfectamente
adaptada.

Adjunto a este
correo encontrara
una presentacion
detallada de nuestra
empresa,
incluyendo casos de
éxito que
demuestran como
hemos ayudado a
organizaciones
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similares a
optimizar sus
procesos. También
incluimos
informacion sobre
nuestras
certificaciones ISO
27001 e ISO 9001,
que garantizan la
maxima calidad y
seguridad en la
gestion de
documentos.

Entendemos que la
eficiencia y
seguridad son
prioritarias para su
empresa, y nuestra
solucién esta
disefiada para
reforzar estos
aspectos. Con
nuestra ayuda,
empresas como la
suya han logrado no
solo una reduccion
significativa en la
carga
administrativa, sino
también mejoras
tangibles en la
accesibilidad y
seguridad de la
informacion critica.
Estoy seguro de que
podemos lograr
resultados similares
para AFD,
permitiéndole
concentrarse en lo
que realmente
importa: el
crecimiento y éxito
de su organizacion.

Gracias de nuevo
por su
consideracion.

Saludos cordiales,
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Si no quieres
recibir mas estos
e-mails, haz
click aqui
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