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RE: Solicitud de precio referencial

De : Sepro Consultoria <seproconsultoria@hotmail.com> mar, 27 de ago de 2024 13:34
Asunto : RE: Solicitud de precio referencial 222 ficheros adjuntos
Para : Juan Falcon <jfalcon@incoop.gov.py>

Buen dia Lic. Juan Falcén, Jefe de Planificaciéon del INCOOP. En anexo estamos enviando nuestro precio
referencial, conforme a su solicitud. Cualquier otra consulta, estamos a su disposicion. Atentamente,
Saludos,

Olga de Galeano.

De: Juan Falcon <jfalcon@incoop.gov.py>

Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 11:23

Para: seproconsultoria <seproconsultoria@hotmail.com>
. Asunto: Solicitud de precio referencial

Buenos dias

Se remite adjunto las EETT del llamado de "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2025-2027", a fin de poder obtener
un precio referencial sobre el servicio requerido.

Saludos!

Lic. Juan Falcon, Jefe Interino
Dpto. de Planificacion
Tel: (021) 729-1800 Int. 211 \
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c 0O ON S U LT O R A

Asuncion, 27 de Agosto de 2024

Sefores
INCOOP
Presente

Atencion: Lic. Juan Falcon, Jefe Interino del Dpto. de Planificacion

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de responderles la solicitud
presentada a nuestra firma respecto a obtener un precio referencial para el llamado de un

Servicio de Consultoria para la elaboracion de un Plan Estratégico Institucional 2025-
= 2027. : -

Al respecto, considerando todos los términos de las Especificaciones Técnicas y el
alcance del servicio, nuestro precio referencial es de Gs. 90.000.000.- (Guaranies
Noventa millones). IVA incluido.

Nuestra consultora, cuenta con profesionales expertos en el tema de Planificacion
Estratégica y tiene una larga trayectoria, en trabajos en esa especialidad, sobre todo en el
Sector Publico.

Aprovechando la ocasion, les saludamos muy atentamente,

Firmade digitalmente
OLGA por OLGA CONCEPCION
CONCEPCION FERNANDEZ VDA DE

FERNANDEZ VDA GALEANO
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Solicitud de precio referencial

De : Juan Falcon <jfalcon@incoop.gov.py> mar, 27 de ago de 2024 11:50
Asunto : Solicitud de precio referencial 22 ficheros adjuntos
Para : contacto@cetisa.com.py ‘

Buenos dias

Se remite adjunto las EETT del llamado de "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2025-2027", a fin de poder obtener
un precio referencial sobre el servicio requerido.

Saludos!

—  Lic. Juan Faledn, Jefe Interine
Dpto. de Planificacion
Tel: (021) 728-1800 Int. 211
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Ciudad del Este, 28 de agosto de 2024,
Sefor
Lic. Juan Faledn, Jefe Interino
Departamento de Planificacion.
INCOOP

Presente

De nuestra mayor consideracion.

Le saludamos desde CETI SA, a efectos de responder su solicitud de fecha 27.08.2024, respecto
al llamado de “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN

~ ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2025-2027 del INCOOP™.
Informamos que luego de analizar las Especificaciones Téenicas relativas al llamado. elevamos
a vuestro conocimiento que ¢l precio referencial para ejecutar los servicios mencionados es de G.
120.000.000 (guaranies ciento veinte millones, IVA incluido)
Desde ya nos agradecemos el contacto y mencionamos que serd un honor poder servirles,
profesionalmente, r
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